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Protocollo: Prot. 0004197/E del 02/04/2019 Classificazione: VIL 6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

Data ed ora messaggio: 02/04/2019 15:19:08

Oggetto: Fwd: I: [NEWS_RENAIA] news

Da: "Elena Cupello” <elena.cupello@gmail.com>

A: annaliporace@yahoo.it, BARBUTO.P@liberv.it, b.baratta@libero.it, graziellacammalleri@gmail.com, csis07700b@istruzione.it,
csis01 700q@istruzione.it, csis03400d@istruzione. it, csis064009@istruzione.it, csis07400x@istruzione.it, vis00200c@istruzione.it,
csrh010004@istruzione.it, czrh05000a@istruzione.it, vrh01000e@istruzione.it, RCRH100001@istruzione.it, ncutuli@libero.it,
wis003008@istruzione.it

Ricevo ed inoltro

Forwarded message
Da: IPSEOA SAN FRANCESCO <csrh07000q@istruzione.it>
Date: mar 2 apr 2019 alle ore 15:07

Subject: I: [NEWS_RENAIA] news

To: <elena.cupello ail.com>

PAOLA, 02/04/2019 15:06:44

IPSEOA SAN FRANCESCO

Meccanografico: CSRH07000Q

Codice fiscale: 86000530781

Indirizzo: VIA SANT AGATA snc - PAOLA (CS) C.A.P.: 87027
Mail: csrh07000g@listruzione.it

Pec: CSRH070000@pec.istruzione.it
Telefono: 0982610327

-—-Original Message-——-

Da: "info@renaia.it" <info@renaia.it>
Inviato: 01/04/2019 21:56:28

A: ISTITUTI ALBERGHIERI@RENAIAIT
Oggetto: [NEWS_RENAIA] news

RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI

Presidenza : presidente@renaia.it Segreteria : info@renaia.it Tesoreria : tesoreria@prenaia.it Codice Fiscale 920170421

c/o ISIS “B.Stringher”- Viale Monsignor Nogara -33100 Udine Tel.+390432408603

Gentilissimi,
la Presidente é lieta di trasmettervi questa opportunita condivisa dall'Istituto associato "Carlo Porta" di Milano a vantaggio di
tutti noi

La Presidente Re.Na.l.A
Prof. Anna Maria Zilli

Si richiede disponibilita di un docente di cucina per ii mese di Agosto per docenza presso ia scuoia aiberghiera di Nairobi deil'associazions onius Alice for chiidren.
E' previsto rimborso viaggio, vitto, alioggio ailintemo dei viilaggio deilassociazione, compenso di circa 1500 euro, escursioni nei dintorni. Per uiteriori informazioni
rivoigersi ailindirizzo dirigente@carioportamiiano.gov.if
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Elena Cupello
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